



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 22/18706-37
Saksbehandler Kåre Kristiansen

Utvalg	Møtedato
Fylkesutvalget	01.04.2025

Farsund kommune - trekking av innsigelse - detaljregulering Lista fiskeoppdrett

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak

1. Reguleringsplan for Lista fiskeoppdrett ivaretar i tilstrekkelig grad kulturminneloven og hensynet til kulturminnene i området.
2. Fylkesutvalget trekker innsigelsen til planforslaget som ble vedtatt i FU-sak 167/24 5. november 2024 forutsatt at bestemmelser om kulturminner i endelig plan endres i tråd med § 5.1 i forslag til reguleringsplanbestemmelser datert 12. mars 2025.

Vedlegg

02 LILA Forslagsstillers bestemmelser
Arkeologisk rapport, Lista fiskeoppdrett, rørtrase

Sammendrag

Fylkeskommunedirektøren foreslår å trekke innsigelsen til reguleringsplanen Lista fiskeoppdrett i Farsund kommune.

Farsund kommune har utført nødvendige arkeologiske registreringer og sendt over forslag til nye bestemmelser for kulturminner til reguleringsplanen. Fylkeskommunedirektøren vurderer at innsigelsen kan trekkes forutsatt at bestemmelsene om kulturminner endres i tråd §5.1 i forslag til reguleringsplanbestemmelser datert 12. mars 2025.

Saksopplysninger

Fylkesutvalget behandlet forslag til reguleringsplan for Lista fiskeoppdrett i møte 5. november 2024 som sak 167/24.

Fylkesutvalget fattet følgende vedtak:

1. *Fylkesutvalget reiser innsigelsen til planen for de forhold som gjelder automatiske fredete kulturminner.*
2. *Innsigelsen kan trekkes når:*
 - a. *Bestemmelsene for dispensasjon av kulturminner er i tråd med områdereguleringsplan Lista Renewable Energypark*
 - b. *Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er oppfylt for de områder som ikke er omfattet av områdeplan Lista Renewable Energypark, dvs. rørtraseen*

Farsund kommune har nå sendt over (jf. vedlegg):

- Forslag til bestemmelser § 5.1. datert 12.3.2025 i tråd med områdereguleringsplanen for Lista Renewable energypark.
- Rapport for arkeologisk registrering «Lista laks – rørtrase -22/18706».

5.1 Bestemmelser til bestemmelsesområde for automatisk fredete kulturminner (område #1-4)

Bestemmelsesområde #1

Lokaliteten med id 171620, skålgropsteiner, skal bevares og tillates flyttet til et egnet sted. Det må inngås en særskilt avtale mellom Kulturhistorisk museum (KHM) og Agder fylkeskommune om dette.

Bestemmelsesområde #2

Lokaliteten med id 269259, skålgropsteiner skal bevares og tillates flyttet til et egnet sted. Det må inngås en særskilt avtale mellom Kulturhistorisk museum (KHM) og Agder fylkeskommune om dette.

Bestemmelsesområde #3 og #4

Nødvendige tillatelser fra kulturmyndighetene må innhentes før tiltak innenfor områdene kan gjennomføres.

Bestemmelsesområde #5

Arealet kan benyttes til midlertidig anleggsområde under bygge- og anleggsperioden. Berørte områder etter at bygge- og anleggstiltaket er gjennomført, skal tilbakeføres og revegeteres.

Figur 1 Nytt forslag til bestemmelser om kulturminner

Når innsigelsen med fylkeskommunen er avklart kan kommunen jobbe videre for å avklare innsigelsene med Statsforvalteren som gjelder andre forhold ved planen.

Vurderinger

Det er fylkeskommunens ansvar å påse at kulturminneloven følges opp i planer etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunedirektøren vurderer at Farsund kommune har gjort de nødvendige endringer i planen. Fylkeskommunedirektøren vurderer at innsigelsen kan trekkes forutsatt at bestemmelser om kulturminner i endelig plan endres i tråd med §5.1 i forslag til reguleringsplanbestemmelser datert 12. mars 2025.

Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder 2030 har mål om *økt verdiskaping basert på bærekraftig ressursforvaltning og tilgang på fornybar energi*. Bærekraftig ressursforvaltning forutsetter også at man ivaretar kulturmiljø for fremtidige generasjoner.

Konklusjon

Fylkeskommunedirektøren vurderer at innsigelsen kan trekkes.

Kristiansand, 20.03.2025

Tine Sundtoft
Fylkeskommunedirektør

Kenneth Andresen
fylkesdirektør Analyse og plan